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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 21/1129   
 Klageadgang: Ja 
  
DISPENSASJON FRA PLAN FOR FRADELING TILLEGGSSAREAL FRA GNR 48/2 
TIL GNR 48/20 
 
 
Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: EIEND/GN/BN 48/2  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
165/21 Formannskapet 08.12.2021 
 
Bakgrunn: 
Lurøy kommune har fått søknad om dispensasjon fra/endring av kommunedelplan 
Kvarøy for fradeling av tilleggsareal på ca 170 m2 fra gnr. 48/2 til boligtomt gnr. 
48/20.  
 

 
Figur 1. Oversiktskart 
 
I kommunedelplan Kvarøy har det aktuelle areal formål LNFR. Arealet (vises med rød 
farge i skisse nedenfor) er delvis kartlagt som fulldyrka, delvis som overflatedyrka 
jord i AR5. I praksis har det aktuelle arealet liten verdi for landbruk på grunn av 
grunnforhold.  
 

 
Figur 2. Utdrag fra kommunedelplan Kvarøy 
 
Arealet som ønskes fradelt som tilleggsareal vil brukes til bygging av garasje. Arealet 
grenser til vei og til kommunalt areal der skolestadion ligger.  
Kopi av søknaden følger saksfremlegget som vedlegg.  
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Befaring 
Kommunen har vært på befaring på Indre Kvarøy og det ble i den anledning også tatt 
bilder av areal som ønskes fradelt som tilleggsareal til gnr. 48/20. Arealet har veldig 
liten verdi som landbruksareal på grunn av terrengutforming. Se bilder nedenfor.  
 

  

 
Figur 3. Bilder fra befaringen 
 
Søknaden ble sendt over til Kvarøy lokalutvalg og Statsforvalteren i Nordland. Kvarøy 
lokalutvalg har sendt en følgende uttalelse.  
 
Vurdering:  
Arealet som ønskes fradelt som tilleggsareal er på ca. 170 m2, og vil brukes til bygging av 
garasje, og grenser til vei og til kommunalt areal.  
I kommunedelplan Kvarøy har det aktuelle arealet formål LNFR, og er delvis kartlagt som 
fylldyrka, og delvis som overflatedyrka jord. I praksis har det aktuelle arealet liten verdi 
for landbruk på grunn av grunnforholdene og terrengutformingen på stedet.  
Behandling/vedtak i Kvarøy lokalutvalg den 18.08.2021 sak 10/21  
Enstemmig vedtak:  
 Kvarøy lokalutvalg stiller seg positive til søknad om dispensasjon fra 
kommunedelplan Kvarøy for fradeling av gnr. 48/2.  
 
Vurdering:  
Arealet som ønskes fradelt ligger mellom boligtomta og idrettsbanen. Selv om arealet 
er kartlagt som dyrket areal, er landbruksverdien liten. Arealet er inneklemt mellom 
boligtomt og stadion. Jorda er ujevn og blir ikke slått. 



LURØY KOMMUNE  Side 3 av 6

Arkivsaksnr. 21/1129

 
Figur 4. Ortofoto 
 
Saksbehandleren mener det er hensiktsmessig at jorda omdisponeres til boligformål.  
Selv om jorda er lite produktiv, må likevel må arealet behandles i hht jordlovens §9 
dersom det gis tillatelse til å fradele arealet som tillegg til boligtomt.  
 
Jordloven sier: 
§ 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord 

Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. Dyrkbar 
jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida. 

Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering av 
tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til 
godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram 
alternative løysingar. 

Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til dei 
føremåla lova skal fremja. 

Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet ikkje er sett 
igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. 

Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort. 
 
Saksbehandleren mener at det omsøkte areal, som ligger mellom gnr. 48/20 og 
kommunal eiendom gnr. 48/104, kan omdisponeres til boligformål uten noen større 
ulemper for landbruk.  
 
Plan og bygningsloven sier: 

§ 19-2.Dispensasjonsvedtaket 

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i 
eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres 
fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, 
blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn 
ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på 
dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 
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Departementet kan i forskrift gi regler for omfanget av dispensasjoner og fastsette 
tidsfrist for behandling av dispensasjonssaker, herunder fastsette tidsfrist for andre 
myndigheters uttalelse i dispensasjonssaker og gi regler om beregning av frister, adgang 
til fristforlengelse og konsekvenser av fristoverskridelse. 
 
Hvilken hensyn er det som kommunen må vurdere om de ikke settes vesentlig til 
side? Det er LNFR arealformål som gjelder i området og derfor må kommunen 
vurderes søknaden i forhold til interesser for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift.  
 
Areal som ønskes fradelt som tilleggsareal er ujevn og kan ikke uten videre brukes til 
landbruk. Arealet er også «inneklemt» mellom en boligeiendom og kommunal 
eiendom der idrettsbanen ligger. Jorda er ujevn. Saksbehandleren kan ikke se at 
landbruksinteresser skal være vesentlig satt til side ved dispensasjon.  
 
Det er ingen registrerte naturverdier i det aktuelle areal.  
 
Området er heller ikke spesielt verdifull for friluftsliv.  
 
Søknaden ble sendt på høring til Statsforvalteren, men det har ikke kommet noen 
uttalelse. Området er ikke merket i reindriftskart på nett som en eventuell flytteleie for 
rein.  
 
Saksbehandleren kan ikke se at det er noen hensyn som settes vesentlig til side ved 
dispensasjon, jfr. plan- og bygningslovens § 19-2.  
 
Fordeler og ulemper 
Fordeler ved dispensasjon er at grunneier får mulighet for bygging av garasje.  
Saksbehandleren kan ikke se noen større ulemper ved dispensasjon.  
Fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper, jfr. plan- og bygningslovens § 
19-2. 
 
Skjønnsmessig vurdering 
Da er både vesentlighetsvilkår og fordelsovervektvilkår oppfylt i plan- og 
bygningslovens § 19-2. Ordlyden i plan- og bygningslovens § 19-2 er: «Kommunen 
kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av 
denne lov».  
Ingen har krav om dispensasjon, selv om vilkår i loven for dispensasjon er oppfylt. 
Kommunen skal da vurdere om det er ønskelig å gi dispensasjon.  
 
Det ville vært en fordel om grunneier gnr. 48/20 kunne ha sendt innspill om 
tilleggsareal til planprosess kommunedelplan Kvarøy noen måneder tidligere. Da 
kunne saken vært avklart som del av planarbeid. Nå må saken avklares i hht plan 
som dispensasjon.  
 
Lokalutvalg har uttalt seg positivt til saken. Saksbehandleren sier ikke noen større 
ulemper ved eventuell dispensasjon og anbefaler at søknaden innvilges.  
 
Gebyr 
Gebyr for behandling av dispensasjon er kr. 6000,- 
Gebyr for fradelingstillatelse er kr. 1500,- 
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Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
Mulighet for å bygge en garasje på egen tomt kan bidra til økt trivsel ved bruk av 
eiendommen.  
Fradeling av tilleggsareal forventes ikke å ha noen negativ effekt for bruk av stadion, 
som ligger nord for eiendommen.  
Saken omfattes av følgende av de syv prioriterte resultatatområdene fra regional plan 
for folkehelse:  
 

 Bo- og Nærmiljø  
 Et inkluderende og likeverdig samfunn  
 Voksenlivet  

 
Saken vurderes til å ha marginalt positiv effekt på folkehelse. 
 
Vedlegg:   
søknaden 
 
Utskrift til: 
Yngve Olsen, Røytvika 2, 8735 Stokkvågen 
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra LNFR 
formål i kommunedelplan Kvarøy for fradeling av tilleggsareal til gnr. 48/20 i 
samsvar med søknaden;  

 Kommunen kan ikke se at dispensasjon vil sette noen hensyn bak LNFR 
formål vesentlig til side, jfr. plan- og bygningslovens §19-2; 

 Fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper, jfr. plan- og 
bygningslovens §19-2; 

 I henhold til jordlovens §9 gis det tillatelse til omdisponering av ca 170 m2 
areal som tillegg til eiendom gnr. 48/20 i samsvar med søknaden.  

 I medhold av plan og bygningslovens §20-1 gis det tillatelse til fradeling av 
tilleggstomt til gnr. 48/20 fra gnr. 48/2 i samsvar med søknaden på følgende 
vilkår;  

o Tilleggsareal sammenføyes med gnr. 48/20.  
 
Tonnes, 01.11.2021  Vaidotas Suveizdis, arealplanlegger 
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Etatssjefens innstilling: 
 

 Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Lurøy, 03.11.2021  Atle Henriksen, teknisk sjef 

 
Rådmannens innstilling: 
 
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra LNFR 
formål i kommunedelplan Kvarøy for fradeling av tilleggsareal til gnr. 48/20 i 
samsvar med søknaden;  

 Kommunen kan ikke se at dispensasjon vil sette noen hensyn bak LNFR 
formål vesentlig til side, jfr. plan- og bygningslovens §19-2; 

 Fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper, jfr. plan- og 
bygningslovens §19-2; 

 I henhold til jordlovens §9 gis det tillatelse til omdisponering av ca 170 m2 
areal som tillegg til eiendom gnr. 48/20 i samsvar med søknaden.  

 I medhold av plan og bygningslovens §20-1 gis det tillatelse til fradeling av 
tilleggstomt til gnr. 48/20 fra gnr. 48/2 i samsvar med søknaden på følgende 
vilkår;  

o Tilleggsareal sammenføyes med gnr. 48/20.  
 
 
Lurøy, 2. desember 2021 Karl-Anton Swensen, rådmann 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2021 sak 165/21 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I henhold til plan- og bygningslovens §19-2 gis det dispensasjon fra LNFR 
formål i kommunedelplan Kvarøy for fradeling av tilleggsareal til gnr. 48/20 i 
samsvar med søknaden;  

 Kommunen kan ikke se at dispensasjon vil sette noen hensyn bak LNFR 
formål vesentlig til side, jfr. plan- og bygningslovens §19-2; 

 Fordeler ved dispensasjon er klart større enn ulemper, jfr. plan- og 
bygningslovens §19-2; 

 I henhold til jordlovens §9 gis det tillatelse til omdisponering av ca 170 m2 
areal som tillegg til eiendom gnr. 48/20 i samsvar med søknaden.  

 I medhold av plan og bygningslovens §20-1 gis det tillatelse til fradeling av 
tilleggstomt til gnr. 48/20 fra gnr. 48/2 i samsvar med søknaden på følgende 
vilkår;  

o Tilleggsareal sammenføyes med gnr. 48/20.  
 


